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Thursday, May 8, 2025 at 12:40:41Thursday, May 8, 2025 at 12:40:41Thursday, May 8, 2025 at 12:40:41Thursday, May 8, 2025 at 12:40:41    PM Central European Summer TimePM Central European Summer TimePM Central European Summer TimePM Central European Summer Time

Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: RV: Atraque embarcación "Mara"
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: miércoles, 6 de septiembre de 2023, 17:05:23 (hora de verano de Europa central)
De:De:De:De: Mara Avendaño Sánchez
A:A:A:A: Emilio Izquierdo, Carlos Alonso-Hiecke
Datos adjuntos:Datos adjuntos:Datos adjuntos:Datos adjuntos: ~WRD0003.jpg, image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.png

Hola Emilio esta es la liquidación que me envió el puerto, como ves me repercuten a la devolución lo
de la tarjeta la cual nosotros ni usamos ni pedimos, según esto, son 1.321€ que nos devuelven.
 
PAGADO con dctos. TARIFA ANUAL                                                             Importes SIN dcto .TARIFA
ANUAL
 
10.720€
…………………………………………………………………………..atraque…………………………………
………………….7.899.80€ (hasta 22 agosto)
      669€ …………………………………………………………………………
tarjeta………………………………………………………..1.990€
           0€
………………………………………………………………………….elevador…………………………………
……………….   228€
 
11.389€………………………………………………………………………………
TOTAL……………………………………………………………….10.117.80€          A FAVOR
1.271,20                                                            
 
Esto es lo que debería liquidarse, hablalo con ellos por favor.
10.720€
…………………………………………………………………………..atraque…………………………………
………………….7.899.80€ (hasta 22 agosto)
           0€
………………………………………………………………………….elevador…………………………………
……………….   228€
 
10.720€………………………………………………………………………………
TOTAL……………………………………………………………….10.117.80€          A FAVOR 2.592,20 QUE
SERIA: O ME LO DEVUELVEN A MI Y YO TE LO ABONO A CUENTA DE LA FACTURA O TE LO
ABONEN A TI Y TU ME HACES NUEVA FACTURA POR IMPORTE DE GASTOS DE ATRAQUE
8.127,80 en vez de 10.720€
 
 
Cordial saludo
 

 
 
Mara Avendaño Sánchez
Directora
Plaza Teniente Ruíz 2, 2B
51001 Ceuta – España
Móvil 622072109
www.ceutaglobalyachting.com

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ceutaglobalyachting.com%2F&data=05%7C01%7C%7Cfa36dd6706f34b7dfe2008dbaeeaae27%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638296095234591042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zSB1PUYm6R2fzc5SIaelw%2F7dMLDJZxke%2FX6E0sWcNwA%3D&reserved=0
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GIB STRAIT YACHTING S.L., Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le informa conforme a lo
previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas
y organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que le vincula con el
Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al efecto. Usted da,
como titular de sus datos, su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección PLAZA TENIENTE RUIZ,
2 – 2ºB,CEUTA,51001,CEUTA.

 
De:De:De:De: Clientes Puerto Jose Banus <clientes@puertojosebanus.es>
Enviado el:Enviado el:Enviado el:Enviado el: miércoles, 6 de sepMembre de 2023 15:43
Para:Para:Para:Para: Mara Avendaño Sánchez <comercial@ceutaglobalyachMng.com>
Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: RE: Atraque embarcación "Mara"
 
Buenos días,
Les desglosamos los servicios pagados por ustedes y el coste de los mismos sin los descuentos de la tarifa anual:
 
PAGADO con dctos. TARIFA ANUAL                                                             Importes SIN dcto.TARIFA
ANUAL
 
10.720€
…………………………………………………………………………..atraque…………………………………
………………….7.899.80€ (hasta 22 agosto)
      669€ …………………………………………………………………………
tarjeta………………………………………………………..1.990€
           0€
………………………………………………………………………….elevador…………………………………
……………….   228€
 
11.389€………………………………………………………………………………
TOTAL……………………………………………………………….10.117.80€                                                    
                 
 
 
Sin nos indican su nº de cuenta , el departamento de contabilidad procederá a abonarles la diferencia mediante
transferencia bancaria.
 
Gracias.
Saludos.
 
  Elisa Esteban Paules

Departamento Clientes
952 909 800
Torre de Control Puerto Banús
29660 - Marbella
www.puerto-banus.com
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Este mensaje y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o enMdad de
desMno. Si no es usted el desMnatario, queda noMficado de que la uMlización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida
en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma
vía y proceda a su eliminación.
 
This message and its ahachments may contain privileged and confidenMal informaMon only for the use of the receiving individual or enMty.
If you are not the recipient, you are hereby noMfied that any disseminaMon, distribuMon and/or copying without authorizaMon may be
forbidden under the current legislaMon. If you have received this message in error, please inform us immediately by the same means and
then delete it.
 
 
 
De:De:De:De: Mara Avendaño Sánchez <comercial@ceutaglobalyachMng.com>
Enviado el:Enviado el:Enviado el:Enviado el: miércoles, 6 de sepMembre de 2023 15:10
Para:Para:Para:Para: clientes@puertojosebanus.es
Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: Re: Atraque embarcación "Mara"
 
Buenas tardes,
Comunicaros que el barco ha abandonado el atraque el día 30 de agosto pues lo hemos vendido.
 Rogaría me indiquen si se puede regularizar el importe anual
Abonado ya que no se hará uso del atraque.
 
Gracias
Un saludo 

Mara Avendaño Sánchez
Plaza Teniente Ruiz 2, 2B
51001 Ceuta - España
Tlfs: 622072109
comercial@ceutaglobalyachMng.com       
www.ceutaglobalyachMng.com
 

El 9 ago 2023, a las 11:55, clientes@puertojosebanus.es escribió:

 
Buenos dias.
 
Adjuntamos presupuesto desde el dia de su llegada 8 de mayo al 31 de agosto de 2023 ,
que es lo que facturaríamos en el caso de que cancelara la tarifa anual que Mene en este
momento.
 
Podriamos devolverle la diferencia del importe.
 
Cualquier pregunta, no dude en consultarnos.
 
Gracias
 
Un saludo.
 
 

mailto:comercial@ceutaglobalyachting.com
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De:De:De:De: Mara Avendaño Sánchez <comercial@ceutaglobalyachMng.com>
Enviado el:Enviado el:Enviado el:Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 11:37
Para:Para:Para:Para: clientes@puertojosebanus.es
Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: Atraque embarcación "Mara"
 
EsMmados Srs buenos días.
 
Tenemos contratado por anualidad con su puerto el atraque PA4281 embarcación
“Mara”, es posible que vendamos el barco y dejemos el atraque a finales de mes, no se
si es posible que se haga el abono de los no usando o que alternaMvas habría.
 
Gracias por su Mempo
 
 
 
Cordial saludo
 
<image005.jpg>
 
 
Mara Avendaño Sánchez
Directora
Plaza Teniente Ruíz 2, 2B
51001 Ceuta – España
Móvil 622072109
www.ceutaglobalyachting.com
 
GIB STRAIT YACHTING S.L., Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le informa
conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal,
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aplicando las medidas técnicas y organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de
gestionar la relación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de
comunicación a través de los medios designados al efecto. Usted da, como titular de sus datos, su
consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección PLAZA TENIENTE
RUIZ, 2 – 2ºB,CEUTA,51001,CEUTA.
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